178P-1915

De: (I

: St-Plerre Les Becquets (Pluritec)

O-bjet:
Voila pour ton info...

De : Mario Martel

Envoyé : 27 avril 2009 13:57

A : André Coté;

Objet : RE: St-Pierre Les Becquets (Pluritec)

yes

Mario

De : André Cote

Envoyé : 27 avril 2009 13:46

A: : Mario Martel

Objet : RE: St-Pierre Les Becquets (Pluritec)

B ic scrai au bureau avec [} demain am, on regarde ga ensemble pcq pour en avoir
jase avec it y peut étre d'autres frais qu'on pourrait facturer a Pluritec

André COté, Tsr., MBA
Vice-president principal - Secteur Municipai & batiments
Roche itée, Groupe-conseil

De

Envoyeé ; 27 avril 2009 13:39

A : André Coté; Mario Martel

Objet : St-Pierre Les Becquets (Pluritec)


Présentateur
Zone de texte 
178P-1915


A-t-on ouvert un numéro de projet distinct pour refacturer les honoraires et dépenses de [ pour le dossier de St-
Pierre-les-Becquets ou j'utilise le numéro administratif (intercompagnie) ? Je ne sais pas ce qui fut decidé en fin de
compte.

On a pour plus de 4K$ en honoraire et dépenses a payer a - et a refacturer a Pluritec et je ne sais toujours pas
comment procéder.

Merci de me confirmer....








