— REEBE

De:

Envoyé: 19 mai 2009 09:59

A: 'kwatroe@

Objet: Re: facturation janvier et mai 2009-KWATROE
Ok

Je vérifie

Je te ferez sortir un chéque des demain et par dicom

Toi

Pourras tu poster par poste prioritaire a |||}
Bonne journeée !

De : Mario Crousset, ing. KWATROE <kyya§rq<_3_@_r:~
A I

Envoyé : Tue May 19 09:47:45 2009

Objet : RE: facturation janvier et mai 2009-KWATROE

C’Est parti a la facturation

On a tu besoin de numéro de PO pour la facturation chez vous ou je passe cela sur le # de projet de RAR , tu en parlera a
Claude car chez vous cela va passer sur ses dépenses de projet |1l

De:
Envoye : 19 mai 2009 09:14

A : mariocrousset N duotech@|

Objet : Tr: facturation janvier et mai 2009-KWATROE

Tel que discute

Dis moi si OK

Si oui

Prépare une facture de 200008 forfait pour relevés d'arpentage selon entente
Bonne journée !

A
Envoyé : Mon May 18 21:36:05 2009
Objet : facturation janvier et mai 2009-KWATROE



Présentateur
Zone de texte 
178P-1887


Comngeiller en Gagtion et daveloppement Strategique

Teléphone:
Télecopieur:

alephone:
Télécopieu

DATE 30-janv-08 FACTURE No. 09-103
CLIENT Kwatroe consultants ine PERIODE janvier 2009
CLIENT .014 AUTORISATION: a e
FOURNISSEUR Mario Crousset
FACTURATION DES SERVICES PROFESSIONNELS
TOTAL TOTAL
PERIODE Heures | HOUNORAIRES HONORAIRES DEPENSES
janvier 2009 (VOIR C1-JOINT)
comissions de ventes pour projet de
de Riviére-au-Renard selon entente forfait :
800000 % 0,00 s
I T -
SOUS-TOTAL B8 000,00 § 0,00 8
TPS 5,0 % ( No ) 400,00 § 0,00 §
TVQT,5% ( No.1 ] 630,00 % 000§
TOTAL ( incluant taxes ) 9030,008 0,00 §
Avance de fonds 0.008
GRAND TOTAL APAYER ( incluant taxes ) 9.030,00 §




Congeitler en Gestion ef développement Stratéigigue

Téléphone:
Télécopieur

Telephone:
Télécopieur

DATE 15-mai-08 FACTURE No. 09-121
CLIENT Kwalroe consultants inc PERIODE mai 2009
CLIENT Mo AUTORISATION: 3
FOURNISSEUR Mario Crousset
FACTURATION DES SERVICES PROFESSIONNELS
) TOTAL TOTAL
PERIODE Heures HONORAIRES HONORAIRES DEPENSES
mai 2009 (VOIR CI-JOINT)
comissions de ventes pour projet de
mise aux Normes de Gaspé selon entente forfait
12.000,00 § 0,008
S0US-TOTAL 12 000,00 $ 0,00 §
TPS5,0% ( No ) 600,00 $ 0,00 §
™Q7,5%( N:_} 64500 § 0,00 §
TOTAL ( incluant taxes ) 13 545,00 § 0,00 %
Avance de fonds 0,00 %
GRAND TOTAL APAYER { incluant taxes ) 11 545.00 §




o

NUMERC DE
F"ATRO_E I t:r::ﬁuur- -

3BT C VOIS 2009-05-19 Na. Cheque: -
Payé ... _ Montani: 22575.005 can
Motsaaivan:

09-103 9,030.00!

09-121 . . 13,545.00!




KWATROE

-H‘—h_"‘—-—a—-.

WELLTA NS

FACTURE : 1075 Page 1
ROCHE Code client: ROCHO1

No. commande:

No. référence:

Modalités paiement:  Sur réception
Date d'émission: 20 mai 2009

Objet: Montant forfaitaire selon entente de mai 2009 pour relevés complémentaires

Code Description Qté / Prix Montant
S SERVICE 17120 000 20 000,00
Sous-total: 20000,00
s [ 1000,00
o 1 1575,00
SOLDE FACTURE 22575,00 FACTURE TOTALE 2




Envoyé: 271 mal :

13
A: I oo -,
Cc: Mario Martel: Andre Cote
Objet: RE: Urgent

Denis ne signera pas. Il veut que 1'on attende André mardi prochain.

Mario ne signera pas sans la signature du responsable du secteur Municipal.

Tout est sur le bureau d'Andreé.

----- Message d'origine-----
v : [
Envoyé : 21 mai 2009 12:13
A : 'denis st-c
Cc
Objet : Urgent

Call me

Re: facture de 20K} de Kwatroe sur projet de Gaspe Ok de Mario mais 11 veut ton Ok aussi Faut

payer Kwatroe today Bonne journée !

Via BlackBerri




De:

Envoyé: uin .26
A:

Cc: Andre Cote
Objet: RE: Kwatroe

Non, c'est moi qui a la réquisition.
André doit préparer un addenda a 1l'entente aujourd'hui et me le faire parvenir.

Et par la suite, je dois absolument attendre le ok de Mario.

Ca ira a lundi prochain seulement.

-

Envo

€ : 24 juin 2009 14:35
Objet : Kwatroe
Allo

Est ce que Kwatroe a été paye pour sa facture de 20000% + tx, celle du 15 mai + Bonne
journée |

Via BlackBerPi






