
DATE 30-déc-07 FACTURE No. 

CLIENT FBG, consultants PÉRIODE 

CLIENT - 010 AUTORISATION: 
FOURNISSEUR 

FACTURATION DES SERVICES PROFESSIONNELS 

PÉRIODE juin à octobre Heures 

Date 

HONORAIRES 

0,00 $ 

TOTAL 
HONORAIRES 

07-061 

2007 

TOTAL 
DÉPENSES 

Présentateur
Zone de texte 
178P-1886



DATE 21-01 -2008 FACTURE No. 

CLIENT FBG, consultants PÉRIODE 

CLIENT · -010 AUTORISATION: 
FOURNISSEUR 

FACTURATION DES SERVICES PROFESSIONNELS 

PÉRIODE nov 07 à janv 

1Hcmo1ramE!s professionnels pour se 
1 

rendus de novembre à janvier 2008 - DDA 

( s elon entente ) 

HONORAIRES HONORAIRES 

7 000,00$ 

0,00$ 

08-063 

2008 

AL 
DÉPENSES 

J . . 
·' ' '.'!. 



De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Salut 

25 janvier 2008 16:38 
'martin. bergeron~ 
Tr: Factures FBG 
270-07 _20080125110108.pdf . 

Peux tu m'appeler p/r a cette facture sur mon cell IMPORTANT Salutations et merci 

Transm~lackBerry 

No. l--

----- Message d ' origine -----
De : Simon Veilleux (Les Consultants FBG) <~> À 
Jan 25 16:01:45 2008 Objet : TR: Factures 

-----Message d ' origine-- ---
De : Simon Veilleux Les Consultants 
14:25 À 

Bonjour - , . 

Envoyé Fri 

Envoyé 25 janvier 2008 

voici la facture que je propose, il faudrait voir avec le chargé de projet du RTC pour ne pas 
qu ' on se fasse bloquer aux payables... Dès que j'ai ta confirmation, je vais "ajuster'' les 
travaux en cours du projet pour que annuler l'impact des factures sur nos états financiers 
car ceux- ci serviront de base de calcul pour le montant f inal de la transaction . 

Merci 

Sa l utations 
Simon Veilleux, Ing. 
Les Consultants FBG 



No de facture; 2007821 

lES CON SULTANTS~ D 
St ru c t ure • Mé coniq uo • Êlec t dcité 

Mv n i c i a t • Env i ronn e nlcn t 

En compte avec: 

Roche Uée, Groupe-Conseil 

Date 

T.P .S. 

TVQ 

A l'attention de: M. Martin Bergeron 

Projet: RÉSEAU CAPITALE CENTRE MÉTROBUS 

No. 1 Réf.: 270-07 

DESCRIPTION 

Honoraires professionnels conception plomberie: 

Ingénieur mécanique 
Dessinatrice/structure 
Technicien en électrici 
Technicien senior/plom 

Total: 23 010.00$ 

57 hres x 80.00$ = 4560.00$ 
62 hres x 60.00$ = 3720.00$ 

117.5 hres x 60.00$ = 7050.00$ 
128 hres x 60.00$ = 7680.00$ 

TOTAL 

TPS 

TVQ 

GRAND TOTAL 

21 janvier 2008 -

PRIX 

23 010.00 $ 

23 010.00 $ 

1150.50 $ 

1 812.04$ 

25 972.54$ 

Frais d'administration 2% par mois {24 %par année) sur tout compte passé 30 jou 
Téléphone: Télécopieur: 

------------ -····---····· 



De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Merci 
Salutat ions et merci 

11 février 2008 09:44 
'martin. bergeron~ 
Re: Factures FBG 

Tran~lackBerry 

No.~ 

----- Message d'ori gi ne - - ---
De : Martin Bergeron 
09:43:26 2008 Objet : RE: Fact ures FBG 

> À Envoyé Mon Feb 11 

Je suis allé voir les gens de l 'admi ni stration la semaine dernièr e pour m' assurer que le 
paiement sera i t fait rapidement ma i s je vai s aller m'en assurer ce mat in. 

-
Envoyé 11 février 2008 09:29 À 

Sal ut -
Voi ci ci bas la réponse de Si mon Veilleux Des que nos chèques seront rentrés chez eux, il 
transmettra les siens 

Me confirmer svp 
Salutations et merci 

••• •• 0 ............................... . . . ... ..... .. .... ... . . . . ... . 0 • •• • 0 •• • • • • •• 

Tran~lackBerry 
No.~ 
.......... . . ... ... . . . .... .. .. . 0 • • • ••••••• • • • •••••• • • • ••••••• • •••••••• 0 ••••••••• 

----- Message d'or i gine - - - - -
De : Simon Veilleux (Les Consultants FBG) <~> À 
Feb 11 08:21:35 2008 Objet : RE: Fact ures 

Salut -



Nos chèques sont prêts> nous les postons dès que nous aurons reçu l ' argent de Roche . 

Salutations 

Simon Veilleux> Ing . 
Les Consultants FBG 

Simon] 

svei 

Salut Simon 

Envoyé : 9 février 2008 21 :10 À 
Factures 

Peux tu me confi rmer si les autori sat ions de paiement ont été faits par FBG 

Martin Ber ge ron a autorise le tout cette semaine 

Salutati ons et merci 

. . . .. . ... . . . . . . . .... . ... . 0 • • • 0 •••••• •• • •••• • •••• • ••••••• 1 ... . .. ... . . . ... ... . . . . 0. 

Tran~laci<Berry 

No.----
• • • • • •• ••• 0 . ...... . . ... .. . . . . .. . . .. . ... . .. . ....... . ... . . ... 0 . . . . ... .. . . . . . . .. . . . 

2 



De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Ok 

12 février 2008 16:45 
'svei lleux~ 
'martin. bergeron­
Re: Factures 

Martin a autorise tout ca la semaine dernière 

Le chèque devrait arrive sous peu 

Poster a adresse Malbaie svp 

Ciao 
Salutations et merci 

Tran~lackBerry 

No. ----

- - --- Message d'origine -----
De : Simon Veilleux (Les Consultants FBG) <~> À 
Feb 11 88:21:35 2BB8 Objet : RE: Factures 

Salut -

Envoyé 

Nos chèques sont prêts , nous les postons dès que nous aurons reçu l'argent de Roche. 

Salutations 

Simon Veilleux, Ing. 
Les Consultants FBG 
Courriel 
Web 

Fax 

[Veilleux, Simon] 
---- -Message d'origine---- -

Mon 



Salut Simon 

Envoyé : 9 février 2008 21:10 À 
Factures 

Peux tu me confirmer si les autorisations de paiement ont été faits par FBG 

Martin Bergeron a autorise le tout cette semaine 

Salutations et merci 

2 
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